FW: Contrat avec Thornhill

From:

"Wilson, Duane (HC/SC)" <duane.wilson@canada.ca>
To:

"Hall, Suzanne (PHAC/ASPC)" <suzanne.hall@canada.ca>
Date:

Mercredi 1°" avril 2020, 20:37:51 +0000

Dans le cas du contrat de plus de 70 MS signé avec Thornhill, aucun paiement anticipé n’est
nécessaire selon SPAC et selon le texte du contrat lui-méme.

Duane

From: Joe Michniewicz <Joe.Michniewicz@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Sent: 1°" avril 2020, 16:35

To: Wilson, Duane (HC/SC) <duane.wilson@canada.ca>

Cc: Monteith, Chris (HC/SC) <chris.monteith@canada.ca>
Subject: RE: Contrat avec Thornhill

Aucun paiement anticipé pour ce contrat. Paiement a la livraison.

Joe Michniewicz
343-548-3257

From: Wilson, Duane (HC/SC) [mailto:duane.wilson@canada.ca]
Sent: 1¢ avril 2020, 16:18

To: Joe Michniewicz <Joe.Michniewicz@tpsgc-pwgsc.gc.ca>

Cc: Monteith, Chris (HC/SC) <chris.monteith@canada.ca>
Subject: FW: Contrat avec Thornhill

Bonjour Joe,
Deuxieme tentative; mon premier courriel ne s’est pas rendu a destination.

From: Wilson, Duane (HC/SC)

Sent: 1° avril 2020, 15:55

To: 'joe.michniewiczi@pwgsc-tpsgc.gc.ca' <joe.michniewiczi@pwgsc-tpsgc.gc.ca>

Cc: Lecours-Savoury, Caroline (HC/SC) <caroline.lecours-savoury@canada.ca>; Monteith, Chris
(HC/SC) <chris.monteith@canada.ca>

Subject: FW: Contrat avec Thornhill

Bonjour Joe,

Caroline m’a remis une copie du contrat avec Thornhill et de la modification quiy a été
apportée.
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Savez-vous si Thornhill demandera un paiement anticipé ou un dépot dans le cadre de ce
contrat? Le contrat ne mentionne aucun paiement anticipé, et je n’ai pas recu de facture.
Toutefois, je voulais savoir s’il y avait eu des discussions entre SPAC et le fournisseur a ce sujet
et si je devais m’attendre a recevoir une facture pour un paiement anticipé ou un dépot.

Je vous remercie de m’informer.
Duane Wilson, CPA, CGA
Acting Director, Accounting Operations and Systems Division, Chief Financial Officer Branch

Health Canada / Public Health Agency of Canada / Government of Canada
duane.wilson@canada.ca / 613-957-7758

Directeur intérimaire, Division des opérations comptables et des systémes, Direction générale
du contréleur ministériel

Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada / Gouvernement du Canada
duane.wilson@canada.ca / 613-957-7758

From: Lecours-Savoury, Caroline (HC/SC) <caroline.lecours-savoury@canada.ca>

Sent: 31 mars 2020, 20:04

To: Wilson, Duane (HC/SC) <duane.wilson@canada.ca>

Cc: McGregor, Gary (PHAC/ASPC) <gary.mcgregor@canada.ca>; Hall, Suzanne (PHAC/ASPC)
<suzanne.hall@canada.ca>; Rainville, Chantal (PHAC/ASPC) <chantal.rainville@canada.ca>
Subject: Contrat avec Thornhill

Bonjour a tous,

Je voulais simplement vous informer que le contrat avec Thornhill a été modifié et porte
désormais le numéro de bon de commande 6D02494852.

6D024-194622/005 Thornhill

Caroline Lecours Savoury

Manager, Procurement and Contracting | Gestionnaire, Approvisionnement et contrats
Procurement and Contracting Unit | Unité de I"approvisionnement et des contrats
Material and Assets Management Division | Division de la gestion du matériel et des biens
Financial Operations Directorate | Direction des opérations financiéres

Chief Financial Officer Branch | Direction générale du dirigeant principal des finances
Health Canada | Santé Canada

Public Health Agency of Canada | Agence de la santé publique du Canada

Telephone | Téléphone 613-941-2092

Government of Canada | Gouvernement du Canada
Visit our Procurement site

Visitez notre site web d’approvisionnement
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