
 

 

RE: Paiement anticipé à Bauer 

From: 

"Lecours-Savoury, Caroline (HC/SC)" <caroline.lecours-savoury@canada.ca> 

To: 

"Wilson, Duane (HC/SC)" <duane.wilson@canada.ca>, "Hall, Suzanne (PHAC/ASPC)" 

<suzanne.hall@canada.ca>, "Monteith, Chris (HC/SC)" <chris.monteith@canada.ca>, 

"Wilson, Heather (HC/SC)" <heather.wilson@canada.ca> 

Date: 

Jeudi 2 avril 2020, 18:35:35 +0000 

Bonjour Duane, 
  
Je peux créer le bon de commande, mais avons-nous déjà un code de fournisseur? 
  
Caroline Lecours Savoury 
Manager, Procurement and Contracting | Gestionnaire, Approvisionnement et contrats 
Telephone | Téléphone 613-941-2092 
Government of Canada | Gouvernement du Canada 
Visit our Procurement site 
Visitez notre site web d’approvisionnement 
  
From: Wilson, Duane (HC/SC) <duane.wilson@canada.ca>  
Sent: 2 avril 2020, 14:06  
To: Lecours-Savoury, Caroline (HC/SC) <caroline.lecours-savoury@canada.ca>; Hall, Suzanne 
(PHAC/ASPC) <suzanne.hall@canada.ca>; Monteith, Chris (HC/SC) <chris.monteith@canada.ca>; 
Wilson, Heather (HC/SC) <heather.wilson@canada.ca> 
Subject: FW: Paiement anticipé à Bauer  

  
À titre d’information. 
  
From: Martin Montreuil <Martin.Montreuil@tpsgc-pwgsc.gc.ca>  
Sent: 2 avril 2020, 14:02  
To: Wilson, Duane (HC/SC) <duane.wilson@canada.ca> 
Cc: Julie Buller <Julie.Buller@tpsgc-pwgsc.gc.ca> 
Subject: FW: Paiement anticipé à Bauer 

  
Duane, 
  
Pour le paiement de l’acompte (3 672 500 $) dans la commande d’écrans faciaux. 
  
Cordialement,  
  
  
  
Martin Montreuil, CPA, CMA 
Directeur général de l’Approvisionnement 
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Services publics et Approvisionnement Canada / Gouvernement du Canada  
martin.montreuil@tpsgc-pwgsc.gc.ca / Tél.: 819-718-0201 – Mobile : 613-793-3594 
  
Director, Procurement Branch 
Public Services and Procurement Canada / Government of Canada  
martin.montreuil@pwgsc-tpsgc.gc.ca / Tel.: 819-718-0201 – Cel.:613-793-3594 
  
  
_____________________________________________ 
From: Julie Buller  
Sent: 2 avril 2020, 13:32 
To: Martin Montreuil <Martin.Montreuil@tpsgc-pwgsc.gc.ca> 
Subject: Paiement anticipé à Bauer  
  
  
Bonjour Martin, 
  
Le contrat stipule qu’un acompte de 50 % doit être versé et que le solde est payable à la 
livraison. 
  
 Faites-moi savoir si vous avez besoin d’autre chose. 
  

Julie Buller 

Spécialiste en approvisionnements 
Division de l’équipement scientifique, des produits médicaux et photographiques 
Services publics et approvisionnement Canada / Gouvernement du Canada  
Julie.buller@tpsgc-pwgsc.gc.ca /(Nouveau) Tél. : 613-618-9923 
  
Supply Specialist 
Scientific, Medical and Photographic Division 
Public Services and Procurement Canada / Government of Canada  
Julie.buller@pwgsc-tpsgc.gc.ca /(NEW) Tel: 613-618-9923 
  
**NOUVEAU OCPN -  SITE WEB DU GOUV. FOURNITURES ET EQUIPEMENTS MEDICALES 
**(CLIQUEZ ICI) 
  
**NEW NMSO - MEDICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT GOV. WEBSITE** (CLICK HERE) 
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