
Hiley, Ryan (PHAC/ASPC) 
FROM : Guercio, Steven (PHAC/ASPC) 

SENT : 2020-05-13 2:54 PM 

TO : Hiley, Ryan (PHAC/ASPC) 

Cc : Best, Chantal (PHAC/ASPC) 

SUBJECT : RE : Approbation demandée : 231395, 20 695,50 $, Luminarie Canada Inc. 

Approuvé  

Steve 

Steven Guercio 
Executive Director 
National Microbiology Laboratory 
at the Canadian Science Centre for Human and Animal Health 
Public Health Agency of Canada | Government of Canada 
steven.guercio@canada.ca | Tel: 204-784-7545 | M : 204-228-2486 

Directeur exécutif 
Laboratoire national de microbiologie 
au Centre scientifique canadien de la santé humaine et animale 
Agence de la santé publique du Canada | Gouvernement du Canada 
steven.guercio@canada.ca | Tél. : 204-784-7545 | M : 204-228-2486 

De : Hiley, Ryan (PHAC/ASPC) <ryan.hiley@canada.ca> 
Envoyé : 2020-05-13 10:00  
À : Guercio, Steven (PHAC/ASPC) <steven.guercio@canada.ca> 
Cc : Best, Chantal (PHAC/ASPC) <chantal.best@canada.ca> 
Objet : Approbation demandée : 231395, 20 695,50$, Luminarie Canada Inc 

Bonjour Steve 

Voir les pièces jointes pour votre approbation. Il a été confirmé que ceci devrait relever du 
Fonds 235. Merci 

Ryan Hiley 
Directeur – Approvisionnement & Financement 
Laboratoire national de microbiologie 
Agence de la santé publique du Canada 
Centre scientifique canadien de la santé humaine et animale 
Winnipeg, Canada R3E 3R2 
ryan.hiley@canada.ca  
Téléphone 204-784-7541 / Fac-similé 204-318-2220 
 
De : Bruneau, Alana (PHAC/ASPC) <alana.bruneau@canada.ca> Au nom de OCNML Finance / LNMCO (PHAC/ASPC) 
Envoyé : 2020-05-13 8:53  
À : Hiley, Ryan (PHAC/ASPC) <ryan.hiley@canada.ca> 
Objet : TR : 231395, 20 695,50$, Luminarie Canada Inc. 
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Bonjour Ryan 

Cindi m’a confirmé lors de la réunion de ce matin que cela devrait relever du centre de coûts de Steve. 

Merci 

Alana 

De : Bruneau, Alana (PHAC/ASPC) Au nom de OCNML Finance / LNMCO (PHAC/ASPC) 
Envoyé : 2020-05-12 13:43 
À : Corbett, Cindi (PHAC/ASPC) <cindi.corbett@canada.ca> 
Cc : OCNML Doc / LNMCO (PHAC/ASPC) <phac.ocnml.doc.lnmco.aspc@canada.ca> 
Objet : TR : 231395, 20 695,50$, Luminarie Canada Inc. 

Bonjour Cindi 

Pouvez-vous me confirmer si cette commande d’achat doit être imputée au centre de coût de Steve ou au vôtre avec l’OI 
COVID. 

Merci 
Alana 
 

De : Hiley, Ryan (PHAC/ASPC) <ryan.hiley@canada.ca> Au nom de NML Procurement / Approvisionnement LNM 
(PHAC/ASPC) 
Envoyé : 2020-05-12 11:45  
À : OCNML Finance / LNMCO (PHAC/ASPC) <phac.ocnml.finance.lnmco.aspc@canada.ca> 
Objet : TR : 231395, 20 695,50$, Luminarie Canada Inc. 

Bonjour 
 
Pouvez-vous me confirmer ou non s’il s’agit de quelque chose qui devrait passer par le centre de coût de Steve (c’est-à-
dire : pour les provinces ?) 
Si c’est le cas, ça serait super d’obtenir une approbation électronique de Steve.  

Si non, nous pouvons voir avec Cindi pour cette approbation.  

 
Merci 
 
Ryan Hiley 
Directeur – Approvisionnement & Financement 
Laboratoire national de microbiologie 
Agence de la santé publique du Canada 
Centre scientifique canadien de la santé humaine et animale 
Winnipeg, Canada R3E 3R2 
ryan.hiley@canada.ca  

Téléphone 204-784-7541 / Fac-similé 204-318-2220 
 
De : Hiebert, Shannon (PHAC/ASPC) <shannon.hiebert@canada.ca> Au nom de OCNML Operations / LNMCO 
(PHAC/ASPC) 
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Envoyé : 2020-05-11 13:35 
À : NML Procurement / Approvisionnement LNM (PHAC/ASPC) <phac.nml.procurement-
approvisionnement.lnm.aspc@canada.ca>; OCNML Finance / LNMCO (PHAC/ASPC) 
<phac.ocnml.finance.lnmco.aspc@canada.ca> 
Cc : OCNML Doc / LNMCO (PHAC/ASPC) <phac.ocnml.doc.lnmco.aspc@canada.ca> 
 
Object : 231395, 20 695,50$, Luminarie Canada Inc. 

Bonjour,  

Merci de traiter la commande d’achat ci-joint avec le devis ? 

Merci ! 

Shannon Hiebert 

Section des opérations 
Laboratoire national de microbiologie / Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses 
Centre scientifique canadien de la santé humaine et animale / Agence de la santé publique du Canada / 
Gouvernement du Canada 
phac.ocnml.operations.lnmco.aspc@canada.ca 
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